Zimbra licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO - PREGAO PRESENCIAL N° 029/2023 - MUNICIPIO DE
LENCOIS PAULISTA (10611)

De : licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br qui, 02 de mar de 2023 10:22

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO - PREGAO PRESENCIAL N©
029/2023 - MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
(10611)

Para : fabio barbosa <fabio.barbosa@portoseguro.com.br>
As imagens externas nao sao exibidas. _Exibir as imagens abaixo

Bom dia!

Acerca do questionamento abaixo, esclarecemos que mesmo para os equipamentos dos
itens 148 (Carregadeira Compacta Frontal) e 157 (Rolo Compactador MRR-1300), sera
contratado apenas o seguro para terceiros, igualmente definido para os demais
equipamentos.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
SETOR DE LICITACOES

Praca das Palmeiras, 55 - Centro
Cep: 18.682-900

Lengdis Paulista - SP

Fone: (14) 3269.7022 / 3269.7088
www.lencoispaulista.sp.gov.br

AVISO LEGAL

As informagdes contidas nesta mensagem s&o de uso restrito e confidencial, protegidas
por Lei. NAO poderdo ser divulgadas sem prévia autorizacao por escrito. A Prefeitura
Municipal de Lengdis Paulista ndo se responsabiliza por possiveis conclusdes, opinides ou
informagBes que ndo se relacionem com assuntos que ndo sejam de interesse da
municipalidade, ou que sejam mal interpretadas. Caso vocé NAO seja o destinatdrio ou o
responsavel pela entrega desta mensagem, solicitamos que a apague imediatamente e
comunique ao remetente o evento ocorrido.

De: "fabio barbosa" <fabio.barbosa@portoseguro.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br>

Cc: "CONSISUS LICITACOES" <consisuslicitacao@gmail.com>, "Thaene Capucci”
<licitacao2@consisus.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 2 de margo de 2023 8:15:57
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGAO PRESENCIAL N° 029/2023 - MUNICIPIO DE
LENCOIS PAULISTA (10611)

Sr Pregoeiro, bom dia!

A empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da



Fazenda sob. o n 2 61.198.164/0001-60, sediada & Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Eliseos, S3o Paulo - Capital,
interessada em participar do PREGAO PRESENCIAL N° 029/2023 vem através desta solicitar os

seguintes esclarecimentos:

Na planilha de itens em Excel informa que varios equipamentos o seguro serd somente para terceiros, pois informa
ndo contratado franquia de casco, mas os itens 148 (CARREGADEIRA COMPACTA FRONTAL) e 157 (ROLO
COMPACTADOR MRR-1300) informa franquia de casco.

Estd correto? O seguro para os 2 itens sera total? Ou somente para terceiros iguais aos outros equipamentos?

Caso positivo o seguro for total, por ser equipamentos e n3o constar na TABELA FIPE favor informar o valor de cada
equipamento pois ndo localizei no edital.

No aguardo!

Atenciosamente

Fabio Barbosa
Producdo Diferenciada - Licitacdes e Negdcios Publicos - Tel (11) 3366-3258

fabio.barbosa@portoseguro.com.br
Corporacao Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

Por favor, fique a vontade para responder a esta mensagem no horario comercial.

As informagdes contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sdo enderegadas exclusivamente a(s)
pessoa(s) e/ou instituicio(des) acima indicada(s) e podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas.
Se vocé ndo for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, queira, por favor, retorna-la ao remetente e
em seguida apagé-la definitivamente. Qualquer uso, cdpia ou divulgagado das informagdes nela contidas, na
integra ou parcialmente, sdo proibidas e serdo tratadas conforme legislagdo vigente.




Zimbra licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br

Re: Questionamentos - Lencgois Paulista

De : licitacoes@Ilencoispaulista.sp.gov.br seg, 06 de mar de 2023 08:29
Assunto : Re: Questionamentos - Lengdis Paulista A1 anexo
Para : pregao@viasudeste.com.br

Bom dia!
Seguem as respostas referente ao questionamento enviado:

01) Houve sinistro, PT, nos tltimos 36 meses? Sim.

02) Seguradora atual e apolice? Gente Seguradora - Apdlice: 01.31.0108830.441753

03) Ultimo prémio pago? Nao houve pagamento.

04) Identificar qual secretaria de locagdo. Secretaria de Salde - Secretaria de
Motomecanizagao - Secretaria de Meio Ambiente.

05) Veiculos possuem adesivos? Sim

06) Motoristas participam da franquia? Nao

07) Veiculos circulam finais de semana? Sim. Apenas alguns veiculos da Secretaria de Saude.
08) Existe controle de entrada e saida dos veiculos? Sim. Temos Sistema de Rastreamento
implantado.

09) Qual regido de circulagio? Cidades da regiao e Sao Paulo (principalmente veiculos da
Secretaria de Saide). A maioria permanece no municipio.

10) Motoristas possuem curso de dirego defensiva? Alguns motoristas sim.

11) Motoristas sdo concursados? Sim.

12) Existe contrato de manutengio dos veiculos? Nao. A manutengéo é feita em diversas
oficinas terceirizadas e também por nossa equipe.

13) Informar a placa do item 16, ela ndo esta correspondendo ao item. Placa: EHH3J37
14) Confirmar se o item 157 possuem cobertura de casco, caso positivo informar valor do item para restituigdo por

valor determinado. N3O possui cobertura de casco.

Att.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
SETOR DE LICITAGCOES

Praca das Palmeiras, 55 - Centro
Cep: 18.682-900

Lengdis Paulista - SP
Fone: (14) 3269.7022 / 3269.7088
www.lencoispaulista.sp.gov.br

AVISO LEGAL

As informagdes contidas nesta mensagem s&o de uso restrito e confidencial, protegidas
por Lei. NAO poderdo ser dlvulgadas sem prévia autorlzagao por escrito. A Prefeitura
Municipal de Lengms Paulista ndo se responsabiliza por posswels conclusdes, opinides ou
informagdes que ndo se relacionem com assuntos que ndo se;am de interesse da
municipalidade, ou que sejam mal interpretadas. Caso vocé NAO seja o destinatario ou o



responsavel pela entrega desta mensagem, solicitamos que a apague imediatamente e
comunique ao remetente o evento ocorrido.

De: pregao@viasudeste.com.br

Para: "licitacoes" <licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br>
Cc: "tiago" <tiago@viasudeste.com.br>

Enviadas: Sexta-feira, 3 de margo de 2023 16:32:55
Assunto: Questionamentos - Lengdis Paulista



Boa tarde!

Segue Questionamentos referente ao PP n° 029/2023. Desde ja agradeco a atencdo e fico
no aguardo!

01) Houve sinistro, PT, nos ultimos 36 meses?

02) Seguradora atual e apdlice?

03) Ultimo prémio pago?

04) Identificar qual secretaria de locagdo.

05) Veiculos possuem adesivos?

06) Motoristas participam da franquia?

07) Veiculos circulam finais de semana?

08) Existe controle de entrada e saida dos veiculos?

09) Qual regido de circulagao?

10) Motoristas possuem curso de diregao defensiva?

11) Motoristas sao concursados?

12) Existe contrato de manutencao dos veiculos?

13) Informar a placa do item 16, ela ndo esta correspondendo ao item.
14) Confirmar se o item 157 possuem cobertura de casco, caso positivo informar valor do
item para restituicao por valor determinado.

Atenciosamente,
PATRICK SOUZA

CNPJ 09.620.652/0001-01

Telefone: (51) 99147-0716

Rua José Borges da Costa n° 387

Alto da Boa Vista — Ribeirdo Preto - SP — CEP 14.025-660
M

VIASUDESTE

CUBRTRORA D SEGURDE



Zimbra licitacoes@Ilencoispaulista.sp.gov.br

Re: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA -
PREGAO PRESENCIAL N° 029/2023

De : licitacoes@lencoispaulista.sp.gov.br seg, 06 de mar de 2023 08:51

Assunto : Re: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
DE LENCOIS PAULISTA - PREGAO PRESENCIAL N°
029/2023

Para : Bruna Vitoria Bazanella
<gnpseguros@gnpseguros.com.br>

As imagens externas nao sao exibidas. _Exibir as imagens abaixo

Bom dia! Segue abaixo, as respostas referente aos questionamentos.

Att.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
SETOR DE LICITAGOES

Praca das Palmeiras, 55 - Centro
Cep: 18.682-900

Lengdis Paulista - SP

Fone: (14) 3269.7022 / 3269.7088
www.lencoispaulista.sp.gov.br

AVISO LEGAL

As informagGes contidas nesta mensagem sdo de uso restrito e confidencial, protegidas
por Lei. NAO poderdo ser dlvulgadas sem prévia autorlzagao por escrito. A Prefeltura
Municipal de Lengéis Paulista ndo se responsabiliza por possiveis conclusdes, opinides ou
informagBes que ndo se relacionem com assuntos que ndo sejam de interesse da
municipalidade, ou que sejam mal interpretadas. Caso vocé NAO seja o destinatario ou o
responsavel pela entrega desta mensagem, solicitamos que a apague imediatamente e
comunique ao remetente o evento ocorrido.

De: "Bruna Vitéria Bazanella" <gnpseguros@gnpseguros.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@!encoispaulista.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 2 de margo de 2023 9:42:17

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA -
PREGAO PRESENCIAL N° 029/2023

Prezados, bom dia.

Por parte da Mapfre Seguros Gerais S/A (CNPJ 61.074.175/0001-38), temos interesse em
participar do Pregao Presencial N° 029/2023, objeto contratagdo de seguros, que esta
previsto para o dia 08/03/2023.



Para que nossa participagdo seja possivel, segue questionamentos:

- O edital solicita 100% FIPE para os 6nibus listados abaixo, porém, na Tabela Fipe ndo
consta valores de referéncia para os mesmos. Podemos ofertar valor determinado
(conforme valores de mercado) para estes itens?

ITEM 7 - valor determinado R$ 125.000,00

ITEM 10 - valor determinado R$ 180.000,00
ITEM 12 - valor determinado R$ 130.000,00
ITEM 13 - valor determinado R$ 230.000,00
ITEM 17 - valor determinado R$ 350.000,00
ITEM 114 - valor determinado R$ 70.000,00

Resposta: Para estes casos, consta no item 4.3.1. do edital, os valores de
referéncia.

- O edital solicita 100% FIPE para os onibus Marcopolo Volare e Iveco City Class
(itens...), a companhia tem conhecimento que os mesmos possuem valor informado nesta
tabela de referéncia, mas, por questdes sistémicas, em nossa proposta e apdlice a
cobertura de casco terd a nomenclatura "valor determinado”, seguindo o mesmo valor
constante na Tabela Fipe. Estdo de acordo?

ITEM 2 - valor determinado R$ 50.000,00
ITEM 47 - valor determinado R$ 50.000,00
ITEM 196 - valor determinado R$ 80.000,00
ITEM 226 - valor determinado R$ 220.000,00

ITEM 227 - valor determinado R$ 220.000,00

* Para indenizagdo e cobertura securitaria, a modalidade valor determinado para o
casco € mais vantajosa, o valor do 6nibus ndo deprecia no periodo de 12 meses,
diferente da contratagdo na modalidade 100% Fipe, que deprecia mensalmente. Além de
que, o valor do seguro nao tera acréscimo.

Resposta: 0 edital solicita 110% na tabela FIPE. Devera ser considerado o que exige
no edital e seus anexos.



- Para as maquinas do lote 2, s6 é praticavel as coberturas de casco (mediante valor
determinado, visto que as mesmas ndo possuem valor de referéncia na Tabela Fipe),
RCF danos corporais e RCF danos materiais. Estdo de acordo? Favor informar o valor
determinado do item 157, que solicita cobertura total.

Resposta: Referente ao Lote 02, o qual faz questionamento sobre as maquinas,

iremos contratar apenas Seguro para Terceiros. Referente ao Item 157, também iremos
fazer somente para Terceiro.

- Além da cobertura de casco (110% da tabela Fipe), para as ambulancias é possivel
ofertar cobertura para equipamentos fixos, para os caminhdes é possivel ofertar cobertura
para carroceria e para os veiculos é possivel ofertar cobertura para acessorios nao

originais de fabrica. Para isso, é necessario designar o valor para tais coberturas.
Desejam contratar?

Resposta: Referente ao questionamento sobre cobertura para carroceiras de caminhio e demais
acessorios , NAO iremos contratar.

- Em negdcios publicos, a Mapfre Seguros Gerais S/A dispensa vistoria. E necessario
formalizarmos através de declaragao?
Respggta: Conforme item 12.1. do Edital, A empresa contratada ficara responsavel civil e

criminalmente pelos servigos que executar por si ou por seus prepostos, sendo ainda de sua

responsabilidade: a)Efetuar vistoria nos veiculos no ato da assinatura do contrato.

- Sobre a solicitagdo do edital "troca de pneus" - A companhia podera fornecer a cobertura
de guincho, caso seja contratado, para levar o veiculo até a oficina, onde sera realizado o
conserto ou troca. Estao de acordo?

Resposta: Se ocorrer, conforme prazo e condi¢bes estipulados no edital e seus
anexos, nao tem problema.

- Conforme Susep, o prazo de emisséao para apoélice é 15 (quinze) dias, porém, se formos
ganhadores de algum item do certame, ap6s a homologagdo, é possivel conceder
cobertura securitaria. Estao de acordo?

Resposta: Conforme pitem 12.1. do Edital, A empresa contratada ficara responsavel civil e

criminalmente pelos servigos que executar por si ou por seus prepostos, sendo ainda de sua

responsabilidade: b) Entregar as apélices no prazo maximo de 10 (dez) dias apés o inicio da
vigéncia do seguro, contendo todas as coberturas contratadas, especificagéo, placa e numero de frota

dos veiculos e demais especificagbes constantes do presente edital e de seus anexos. Se nao for
possivel emitir a apdlice no prazo determinado, a empresa devera solicitar prorrogacio do prazo, que
sera analisado pela Prefeitura.

Aguardamos retorno, obrigada!
Atenciosamente,

Bruna Vitdria Bazanella (54) 3223-4200



